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Arquivo [EEVEIEICEY]

qua 21/06/2

Obras <obras@tiete.sp.gov.br>
RES: Erro de Calculo - Tomada de Pregos n® 12/2023
Para Licitacio’

CcLicitacoes’ ‘Francielle Regassi’ Cibele Vieira

De: Licitacoes [mailto:licitacoes@totalpavsp.com.br] =
Enviada em: quarta-feira, 21 de junho de 2023 11:02

Para: [icitacao@tiete.sp.gov.br

Assunto: Erro de Cdlculo - Tomada de Precos n2 12/2023

Bom dia!
Estamos montando a planilha orcamentaria referente a Tomada de Precos n2 12/2023 e constatamos um erro de calculo no item 3.1 da planilha.

com BDI esta dando RS 73.309,06 e na planilha consta o valor de R$ 73.314,84, fato este que tem um impacto direto no valor total geral.

A quantidade x o valor unital
Sendo assim, como devemos proceder?

Atenciosamente,

Andressa Julio
Departamento de Licitagdes

. (1) 2685-0868 | 2682-50794 | 347631572 ®

@ licitacaes@totalpavsp.combr

Q RuaVilela, 652 - S1s. 909-910 - Carrao - Sao Paulo/SP
03314000

TOTAL PAV

Construgdo e Locacdo Wi otalpavsp.com.br
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Obras <obras@tiete.sp.gov.br>
RES: Erro de Calculo - Tomada de Pregos n° 12/2023

Para Licitacio

Cc ‘Lictacoes’ ‘Francielle Regassi; ‘Cibele Vieira

Prezado Leonardo,
Informo que esta divergéncia apontada pela empresa se deve ao arredondamento da formula do excel e o valor & irrisério diante do montante total dos servigos.
Att.

Camila Rodrigues de Moraes Claudio
Arquiteta e Urbanista
Secretaria de Obras e Planejamento

De: Licitagdo [mailtoslicitacao@tiete.sp.gov.br] * Avangar ¥ Anterior
Enviada em: quarta-feira, 21 de junho de 2023 12:17

Para: 'Camila Claudio'

Cc: 'Licitacoes'; 'Francielle Regassi; ‘Cibele Viira'

Assunto: RES: Erro de Calculo - Tomada de Precos n? 12/2023

Prezada Camila.
Por favor, verificar e retornar.

att
Keowardo Campos
Chefe do Departamento de Licitagio

(15) 2285-8755— Ramal 8724

PREFEITURA A

De: Lisitacoes [mailtolicitacoes@totalpavsp.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 21 de junho de 2023 11:02
para:

citacan@tiete.sn.eov.hr




